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Recei ved:
GOBIERNO DE PUERTO RICO

JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PUBLICO Dec 21, 2022
NEGOCIADO DE ENERGIA DE PUERTO RICO

9:31 AM
IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA | CASO NUM.: NEPR-MI-2020-0001
AUTORIDAD DE ENERGIA
ELECTRICA DE PUERTO RICO ASUNTO: Mocion Informativa sobre
Pago de Multa en Cumplimiento con la
Orden del 20 de julio

MOCION INFORMATIVA SOBRE PAGO DE MULTA
EN CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN DEL 20 DE JULIO

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGIA:
COMPARECE la Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico a través de su

representacion legal y muy respetuosamente expone y solicita:

1. El 20 de julio de 2022, el Negociado de Energia de la Junta Reglamentadora de Servicio
Publico de Puerto Rico (“Negociado de Energia” o “Negociado”) al amparo de las facultades
delegadas mediante el articulo 6.36 de la Ley 57-2014! impuso a la Autoridad de Energia Eléctrica
de Puerto Rico (“Autoridad”) una multa de cinco mil délares ($5,000.00) por incumplimiento con
la Resolucion y Orden emitida por el Negociado el 24 de septiembre de 2020. (“Orden del 20 de
julio”).

2. La Orden del 20 de julio establecio el término de treinta (30) dias, es decir hasta el 19 de
agosto de 2022 para satisfacer el pago de la multa.

3. El 20 de diciembre de 2022, el Negociado de Energia emitié una Resolucién y Orden

indicando que cinco (5) meses mas tarde la Autoridad no ha satisfecho el pago de la multa en lo

! Ley de Transformacion y ALIVIO Energético, Ley Num. 57 de 27 de Mayo de 2014, segin enmendada (“Ley 57-
2014”).
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que cataloga como un menosprecio de la Autoridad a la Orden el 20 de julio y ademas ordena a la
Autoridad a mostrar causa por lo cual no se le deba imponer otra multa de $5,000 ddlares por el
incumplimiento con la Orden del 20 de julio (“Orden de Mostrar Causa”).
4. La Autoridad presenta al Negociado de Energia evidencia de la transferencia electronica
efectuada el 17 de agosto del 2022 por la cantidad de $5,000.00 al Negociado de Energia en
cumplimiento de la Orden del 20 de julio de 2022. Exhibit A.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente al Negociado de Energia que tome
conocimiento de lo aqui informado y determine que la Autoridad cumplié con la Orden del 20 de

julio y exima a la Autoridad de la Orden de Mostrar Causa.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 21 de diciembre de 2022.

t/Joannely Marrero Cruz
Joannely Marrero Cruz
TSPR 20,014
jmarrero@diazvaz.law

DIAZ & VAZQUEZ LAW FIRM, P.S.C
290 Jesus T. Pinero Ave.

Oriental Tower, Suite 803

San Juan, PR 00918

Tel. (787) 395-7133

Fax. (787) 497-9664


mailto:jmarrero@diazvaz.law
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CERTIFICADO DE NOTIFICACION

Certifico que este escrito ha sido presentado a la Secretaria del Negociado de Energia a
través del sistema electronico de radicacion https://radicacion.energia.pr.gov/ y, ademas, copia del
mismo ha sido notificado a la Oficina de Proteccion al Consumidor por conducto de la Lic. Hannia
Rivera a hrivera@oipc.pr.gov_y a LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA Energy, LLC por
conducto de la Lic. Margarita Mercado a margarita.mercado@us.dlapiper.com.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 21 de diciembre de 2022.

f/Joannely Marrero Cruz
Joannely Marrero Cruz



https://radicacion.energia.pr.gov/
mailto:hrivera@oipc.pr.gov
mailto:margarita.mercado@us.dlapiper.com
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Exhibit A

Pago Multa Transferencia Electronica



Maria C. Calderén Benitez

I i
From: Victor Rivera
Sent: Thursday, August 18, 2022 3:24 PM
To: Maria C. Calderén Benitez
Subject: RE: Este es mi email, por si acaso no te sale. gracias
FYI

Web Cash Manager
Banco Popular de Puerto Rico

Batch Summary Report by ID Number

Company Name: Autoridad Energia Electrica Effective Date: 08/17/22
Template ID: ACH220817N Release Date and Time: 08/16/22 14:21:46
Template Name: ACH220817N Extract File Name: MD08555324.ACH
Batch Status : Extracted Entry Class: VendorPayments
Transaction Detail
Name ID Number Amount D/C Bank ID Accountd
EEGDCIADD DE ENERGIA 4500013619 £5,000.00 c 021502011 03005305
P.R.E.P.A. D660433747 £5,000.00 D 021502011 20383425
Total # Credits: 1 Total Credit A1
Total # Debits: 0 Total Debit An
Total % Offset Credit: 0.00 Total % Offset
Subtotals for Effective Date: 2022-08-17
Cuhtntal # Craditc- 1

From: Maria C. Calderén Benitez <MARIA.CALDERON@prepa.com>
Sent: Thursday, August 18, 2022 2:36 PM

To: Victor Rivera <Victorl.Rivera@Lumapr.com>

Subject: Este es mi email, por si acaso no te sale. gracias



	0072-20221220-Mocion Informativa sobre pago de multa.rev.pdf
	Pago Multa Transferencia Electrónica

